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Eigenbeleg: Nr.: 2018-05 

Betrag in Euro: 100,00 

Empfänger: 
 

Silvia Türtscher 

Verwendungszweck: Unterstützung Verwaltungsstrafe 

Grund für den Eigenbeleg: 
 

Siehe  beigelegten Emailverkehr 

Ort, Datum: 
Pößnitz, 10.09.2018 

Unterschrift: Beatrix Beer 

 



Betreff Re: Fwd: Re: Spende 2017 von Silvie
Von Silvia Türtscher <silvia.tuertscher@blons.net>
An Office <office@freilerner.at>
Datum 2018-09-07 16:51
Priorität Normal

Emoticon1.gif (~266 B)

DANKE:::::

From: Office
Sent: Friday, September 07, 2018 4:30 PM
To: Silvia Türtscher
Subject: Re: Fwd: Re: Spende 2017 von Silvie

Wie du sagst, lustig - jedoch äußerst sinnvoll :).

Wird erledigt.

glg

Bea

Am 2018-09-07 16:46, schrieb Silvia Türtscher:

...hi hi  alles gute kommt zurück.....
nundenn kurz und heftig-ich sehe mich nun als nächstes spendenbedürftiges "Opfer" an 
machmas so, wenns geht:
wir müssen demnächst wieder unsere verwaltungsstrafe zahlen......für schuljahr 2017/18--da läuft
grad die rechtfertigung und berechnung des strafbetrages-
überweise es mir einfach zurück, dann benutze ich es für meine eigene strafe.
irgendwie lustig, aber sinnvoll.
 
hier die bankverbindung:
 
Silvia Türtscher
Raiba Walgau Großwalsertal
IBAN  AT48 3745 8000 0821 4116
BIC   RVVGAT2B458
 
grüße
silvie

From: Office
Sent: Friday, September 07, 2018 4:14 PM
To: silvia.tuertscher@blons.net
Subject: Fwd: Re: Spende 2017 von Silvie
 

Liebe Silvie,

im Anhang die Antwort von Clemens. Bitte um kurze Info, wie ich mit deiner Spende umgehen soll.

lieben Gruß

Bea
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-------- Originalnachricht --------

Betreff:Re: Spende 2017 von Silvie
Datum:2018-09-04 16:42
Von:Clemens Kupsch <der_cobo@yahoo.de>
An:Office <office@freilerner.at>

Liebe Bea,
danke für die Bereitschaft diese Unterstützung an uns weiterzuleiten. Da für uns das Verfahren bereits abgewickelt
ist, würde ich vorschlagen die 100 Euro den nächsten Freilernern die Unterstützung bei Prozessen benötigen
zukommen zu lassen. Sollte Silvie das nicht wünschen, können wir uns gerne nochmal zusammenreden :)
 
LG
Clemens
Am Montag, 3. September 2018, 11:39:45 MESZ hat Office <office@freilerner.at> Folgendes geschrieben:
 
 

Lieber Clemens,

ich bin für die Vereins-Buchhaltung zuständig und mir ist aufgefallen, dass mir 2017 ein Fehler unterlaufen ist. Silvie
hat an den Verein eine Spende von 100 Euro überwiesen, ich nahm an die galt dem Verein - dabei galt diese als
Zuschuss für euer Verfahren letztes Jahr.

Das tut mir sehr leid, ich habe auch schon mit Silvie Rücksprache gehalten, sie möchte nach wie vor, dass die
Spende euch zugute kommt.

Bitte übermittle mir eure Kontodaten, damit ich die Überweisung veranlassen kann.

Toll wäre es, wenn ihr euren Weg auch im Forum dokumentiert.

alles Liebe und lieben Gruß

Bea

--

Mit freundlichen Grüßen

Beatrix Beer
für den AK AD - Arbeitskreis Administration
www.freilerner.at

--

Mit freundlichen Grüßen

Beatrix Beer
für den AK AD - Arbeitskreis Administration
www.freilerner.at
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